Scheint irgendwie nicht beim AK QSM angekommen zu sein, deshalb nochmal an den GA:


-------- Forwarded Message --------
Subject: Fwd: Anträge QSM 2015 FS Geoökologie
Date: Thu, 14 Apr 2016 09:48:33 +0200
From: Max Emil Schön <max@geooekologie-tuebingen.de>
To: akqsm@stura-tuebingen.de, Fs-gecko <fs-gecko@geowiss.uni-tuebingen.de>

Lieber AK QSM,

Wir habe noch eine Frage zum Verfahren bei den QS Mitteln. Wir würden
gerne unsere beiden Anträge über unseren Anteil an den 4% QSM bezahlen.
könntet ihr uns evtl. sagen wieviel das denn für das letzte Quartal 2015
und Jan-Sep 2016 genau ist? Wir haben nämlich quasi kein Geld auf
unserem Konto und müssten deshalb die Finanzen schon vorher abklären...
Ausserdem noch eine Frage zum Rückerstatten: Sollen wir die Rechnungen
dann bei euch einreichen oder wo machen wir das?

Liebe grüße,
Max für die FS Gecko


-------- Forwarded Message --------
Subject: Re: Aw: Anträge QSM 2015 FS Geoökologie
Date: Mon, 29 Feb 2016 16:47:03 +0100
From: Max Emil Schön <max@geooekologie-tuebingen.de>
To: chris gumbinger <chris.gumbinger@gmx.net>

Hallo Christin,

nochmal die Frage wie das rückerstatten der QSM denn funktioniert, wir
reichen bei euch einfach unsere Rechnungen ein? könnten wir denn auch
wissen wieviel Mittel wir zur Verfügung haben, damit wir evtl. über
Anträge an die Stuko nachdenken können?

Grüße,
Max

On 02/22/2016 11:12 AM, chris gumbinger wrote:
Allerdings ist der betrag vermutlich höher. Den rest könnt ihr dann ja aus den
mitteln jan-sept verausgaben. Habe die tabelke nicht im kopf, weiss daher auch
nicht wie hoch 4% eurer mitrel sibd. Falls der betrag nicht reicht bringt es in
die stuko ein.

Lg christin
--
Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit GMX Mail gesendet.



"Max Emil Schön" <max@geooekologie-tuebingen.de>schrieb:

     Hallo Christin,

     Wir waren am Donnerstag bei Frau Fath und beim AK QSM und haben uns
     gewundert, weil unsere Anträge irgendwie verschwunden waren...
     Wir hatten letztes Jahr nachdem wir in der FSVV Sitzung gewesen waren
     noch zwei zusätzliche Anträge eingereicht. Da wir das vorher mit dir
     besprochen hatten und sich niemand beschwert hatte dachten wir dass das
     auch in Ordnung geht (ich habe sie dir nochmal angehängt). Unsere Frage
     jetzt ist, ob wir die Anträge noch bewilligt bekommen können von den 4%
     der QSM, die ihr für Studibetreuung und FS-Arbeit habt?

     Liebe Grüße,
     Max für die FS Geoökologie
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